01/02/2024, 11:40 E-mail de Tribunal Regional do Trabalho da 7 Regido - Pedido de esclarecimento PREGAO 90002/2024

@‘JE MAIL Setor de Licitagdes <slicit@trt7.jus.br>

Ceard
Pedido de esclarecimento PREGAO 90002/2024 e
2 mensagens [_;] e
Global Contrucoes <globalconstrucoes@yahoo.com.br> 31 de janeiro de 2024 as 17:23

Para: "slicit@trt7.jus.br" <slicit@trt7.jus.br>

REF: Pedido de Esclarecimento Pregao Eletrénico n® 90002/2024.

Sr. Pregoeiro,

Com relagao ao fornecimento do objeto do Pregdo acima perguntamos:

O fornecimento sera somente das placas ou no preco deverao estar inclusos os perfis,
cantoneiras e demais acessorios para instalacao?

Agradecemos desde ja e ficamos no aguardo do vosso retorno.

Atenciosamente,

Diego Saraiva Pereira

Diretor Comercial

GLOBAL Construgdes e Comércio Eireli ME.
CNPJ: 13.236.133/0001-03

|.LE: 06.554.471-4

TEL: (85) 9-9901-4771

Favor acusar o recebimento dessa mensagem.

Setor de Licitagoes <slicit@trt7.jus.br> 1 de fevereiro de 2024 as 09:35
Para: Francisco Marceyron Neves Vieira <francisco.neves@trt7.jus.br>

---------- Forwarded message ---------

De: Global Contrucoes <globalconstrucoes@yahoo.com.br>
Date: qua., 31 de jan. de 2024 as 17:23

Subject: Pedido de esclarecimento PREGAQO 90002/2024

To: slicit@trt7.jus.br <slicit@trt7 .jus.br>

REF: Pedido de Esclarecimento Pregao Eletrénico n® 90002/2024.

https://mail.google.com/mail/b/AEoRXRS0jAIxXdi8bxcMaXniTbDAGeZSmANOFjecJJSTbXsnKLIX/u/0/?ik=46c3b2b895&view=pt&search=all&pe... 1/2
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Sr. Pregoeiro,

Com relagao ao fornecimento do objeto do Pregao acima perguntamos:

O fornecimento sera somente das placas ou no preco deverao estar inclusos os perfis,
cantoneiras e demais acessorios para instalacao?

Agradecemos desde ja e ficamos no aguardo do vosso retorno.

Atenciosamente,

Diego Saraiva Pereira

Diretor Comercial

GLOBAL Construgcdes e Comércio Eireli ME.
CNPJ: 13.236.133/0001-03

|.LE: 06.554.471-4

TEL: (85) 9-9901-4771

Favor acusar o recebimento dessa mensagem.

https://mail.google.com/mail/b/AEoRXRS0jAIxXdi8bxcMaXniTbDAGeZSmANOFjecJJSTbXsnKLIX/u/0/?ik=46c3b2b895&view=pt&search=all&pe... 2/2



PROAD 741/2024

INTERESSADOS

—) TATIANA
francisco.neves - FRANCISCO MARCEYRON NEVES VIEIRA 9 RABELLO
CLC - COORDENADORIA DE LICITACOES E CONTRATOS o8i02/2024 11:55

— RENAT(

ALVESS
- , MEE!

Em atendimento ao pedido de esclarecimento da empresa GLOBAL CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI ME, CNPJ 05/02/2024 17.08

13.236.133/0001-03, referente ao Pregdo Eletronico n°® 9000-2/2024, informamos que o trata-se do fornecimento apenas das
placas, ndo deverdo incluidos acessorios para as instalacdes.

Atenciosamente,



