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‘W‘JE MAIL Setor de Licitagoes <slicit@trt7.jus.br>

Ceard

Fwd: ESCLARECIMENTOS - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 72 REGIAO

- PREGAO ELETRONICO N° 04/2023

1 mensagem

Setor de Licitagées <slicit@trt7.jus.br> 14 de fevereiro de 2023 as 09:38

Para: Bruna Vitéria Bazanella <gnpseguros@gnpseguros.com.br>
Bom dia!

Seguem as respostas dadas pela Segao de Transporte do Tribunal Regional do Trabalho da 7a Regiao aos
questionamentos levantados pela empresa Mapfre Seguros Gerais S/A .

Atenciosamente,
Marceyron Vieira

---------- Forwarded message ---------

De: Luiz Joel de Melo <luizim@trt7.jus.br>

Date: seg., 13 de fev. de 2023 as 12:16

Subject: Re: ESCLARECIMENTOS - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 72 REGIAO - PREGAO
ELETRONICO N° 04/2023

To: Setor de Licitagbes <slicit@trt7.jus.br>, Klayton Coelho de Souza <klaytoncs@trt7.jus.br>

Bom Dia Marceyron;

A secéo de transporte faz os seguintes esclarecimentos quanto aos questionamentos por parte da Mapfre Seguros
Gerais S/A.

* Sobre o carro Reserva: empresa devera ofertar veiculo da mesma categoria do veiculo segurado e
obrigatoriamente com Ar Condicionado devido ao clima do nosso estado e ao fim que nossos veiculos se

destinam que é o Transporte de Autoridades e temos ciéncia que no rol de opg¢des que as seguradoras podem

oferecer, ela tem as opgdes de carro reserva basico, médio e pick-up leve tanto de rede referenciada como
livre escolha. Portanto ndao podera ofertar veiculo Basico;

e Sobre o Item 5.9.1.12 referese ao item 16 do Anexo | onde ja foi definido o valor dos acessoérios a serem
cobertos;

¢ Quanto ao item 5.9.1.13 - trata-se da reposi¢ao de pneus danificados em caso de sinistros de

indenizagao parcial (colisdo) e ndao aqueles incidentes que serdo cobertos pelo atendimento da Assisténcia 24

horas e a reposigéo € de responsabilidade do segurado.
Espero que as duvidas tenham sido esclarecidas,
Atenciosamente.

Luiz Joel de Melo

Coordenador Secio de Transporte

do Tribunal Regional do Trabalho 7* Regido
(85) 3388-9449 e 3388-9388

(85) 98765-2268

Em sex., 10 de fev. de 2023 as 16:50, Setor de Licitagbes <slicit@trt7.jus.br> escreveu:
Boa tarde!

Segue pedido de esclarecimento levantado pela empresa Mapfre Seguros Gerais S/A (CNPJ 61.074.175/0001-
38) a respeito do PE 4/2023.

Por gentileza, responder no prazo maximo de 2 dias Uteis, conforme item 21.6 do Edital. No caso até terca-feira,
dia 14/02/2023.

at.te

Marceyron Vieira

https://mail.google.com/mail/b/ACtqoJJwWF00JmjZeZSVKv4jn-bFndm3q6gilo4-oMmxH5Hi5905z/u/0/?ik=46c3b2b895&view=pt&search=all&permt...
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---------- Forwarded message ---------

De: Bruna Vitéria Bazanella <gnpseguros@gnpseguros.com.br>

Date: sex., 10 de fev. de 2023 as 14:17

Subject: ESCLARECIMENTOS - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 72 REGIAO - PREGAO
ELETRONICO N° 04/2023

To: <slicit@trt7.jus.br>

Prezados, boa tarde.

Por parte da Mapfre Seguros Gerais S/A (CNPJ 61.074.175/0001-38), temos interesse em participar do Pregéo
Eletrénico N° 04/2023, objeto contratacdo de seguros, que esta previsto para o dia 27/02/2023.

Para que nossa participagéo seja possivel, segue questionamentos:

- Sobre a cobertura de carro reserva, solicitada em edital, o veiculo oferecido pelas assisténcias das seguradoras,
trata-se de carro reserva popular/basico, pelo periodo maximo de 30 (trinta) dias. Podemos ofertar desta forma?

- Sobre a solicitagao: "5.9.1.12. Acessdrios originais de fabrica ou ndo;" - Para isso, & necessario designar o valor
para tais coberturas. Desejam contratar?

- Sobre a solicitagao do edital "danos causados aos pneus, em caso de acidentes/troca de pneus" - A companhia
podera fornecer a cobertura de guincho, caso seja contratado, para levar o veiculo até a oficina, onde sera
realizado o conserto ou troca. Estdo de acordo?

Aguardamos retorno, obrigada!
Atenciosamente,

Bruna Vitéria Bazanella (54) 3223-4200
(54) 99927-4133

gnp3 €)

LICITACOES

CONSULTORIA DE SEGUROS
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